ramon@darquitectura.com

De:

Enviado el:
Para:

Asunto:

Datos adjuntos:

Hola Manel,

ramon@darquitectura.com

viernes, 3 de octubre de 2025 17:18

‘Tecnico Lidernova'

RV: actualizacion de facturas - a/a Manel

OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. #A-250064.pdf; OUMESKUR
CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L. # (2).pdf, OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y
OBRAS S.L. # (1).pdf

Et passo la relacio de factures i pagaments que m’heu fet:

factura 14-ene 805,86 €
pagament 22-ene 805,86 €
factura 10-mar 1.188,87 €
factura 09-abr 2.811,85€
factura 31-may 2.151,59€
pagament 13-jun 4.254,40 €
albara 30-jun 757,62 €
Pendent 2.655,53€

Per altra banda, si he de comptabilitzar totes les visites extres que he hagut de fer en les obres de Castellnou i
Anserall, seria ruinds, per vosaltres i en soc conscient que no en sou del tot responsables, ja n’hem parlat
molts cops Manel, perd almenys deixam passar-te una factura, per compensar els desplagaments. (fem

900€?)

Per altra banda, t’adjunto un parells d’albarans, de les obres que he comencgat a portari encara no hem
concretat imports. Darrera, no comptabilitzat hi ha hores i intercanvi de emails i trucades amb la DF i

encarregats dels departaments.

En parlem

ramon hernandez pint6 - 687 87 80 37
arquitecte técnic / enginyer de I'edificacio

DARQUITECTURA &

Av. Agusti Ros, B 2n B 25310 Agramunt @ Tel. i fax 973 392 125
e-mail: serveis@darquitectura.com B www. darquitectura.com

Aquest missatge s'adreca exclusivament a la persona destinataria

i pot contenir informacié privilegiada o confidencial. Si no sou la persona
destinataria indicada, us recordem que la utilitzacio, divulgacio i/o copia
sense autoritzacio esta prohibida en virtut de la legislacio vigent.

Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber

immediatament per aquesta via.

De: ramon@darquitectura.com <ramon@darquitectura.com>
Enviado el: viernes, 18 de julio de 2025 21:30
Para: 'Tecnico Lidernova' <tecnico@lidernovasl.com>

Asunto: actualizaciéon de facturas

Hola,

He revisat factures, avui que es dia de pagament de IVA.
| segons els meus calculs estem:

factura 14-ene

805,86 €



pagament 22-ene - 805,86 €

factura 10-mar 1.188,87 €
factura 09-abr 2.811,85€
factura 31-may 2.151,59€
pagament 13-jun - 4.254,40 €
albara 30-jun 757,62 €
Pendent 2.655,53€

De lultim albara, ja us passo factura.

Podeu revisar-ho, i si ho trobeu correcte agrairia, us possessiu al corrent, amb els pagaments.
Salutacions

ramon hernandez pint6 - 687 87 80 37
arquitecte tecnic / enginyer de l'edificacio

DARQUITECTURA &

Av. Agusti Ros, B 2n B 25310 Agramunt @ Tel. 1 fax 973 392 125
e-mail: serveis@darguitectura.com B www.darquitectura.com

Aquest missatge s'adreca exclusivament a la persona destinataria

i pot contenir informacio privilegiada o confidencial. Si no sou la persona
destinataria indicada, us recordem que la utilitzacio, divulgacio i/o copia
sense autoritzacié esta prohibida en virtut de la legislacié vigent.

Si heu rebut aquest missatge per error, us demanem que ens ho feu saber
immediatament per aquesta via.



